
Puanlar

Sıra Soyad/Ad Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Snf Krm İlçe İl Gnl

7,97 3,28 6,88 3,51 6,32 1,40 7,33 3,75 6,08 6,67 0,95 6,35 4,99 2,33 4,21 6,36 1,21 5,96 36,83 17,84 30,88 287,039 - - - - -

8,57 3,04 7,56 3,53 6,42 1,39 7,87 3,74 6,62 7,00 0,90 6,70 5,40 2,15 4,68 6,83 1,02 6,49 39,20 17,27 33,44 302,118 - - - - -

1 VAROL SARE  BETÜL 12 0 12,00 10 2 9,33 12 0 12,00 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 58 2 57,33 476,267 - 1 1 1 1

2 KOMAŞ EYLÜL 12 0 12,00 9 3 8,00 12 0 12,00 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 57 3 56,00 464,448 - 2 2 2 5

3 FATIMA ÇAMUR 12 0 12,00 9 3 8,00 12 0 12,00 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 57 3 56,00 464,448 - 2 2 2 5

4 BÜLET HÜMEYRA 11 1 10,67 10 2 9,33 12 0 12,00 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 56 4 54,67 460,016 - 4 4 4 7

5 SELİMOĞLU MERYEM 12 0 12,00 8 3 7,00 12 0 12,00 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 55 4 53,67 451,120 - 5 5 5 10

6 KILIÇOĞLU HAFSA 12 0 12,00 8 2 7,33 11 1 10,67 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 55 3 54,00 446,667 - 6 6 6 15

7 ÇELİK ZEYNEP İKRA 11 1 10,67 9 2 8,33 11 1 10,67 7 1 6,67 8 0 8,00 8 0 8,00 54 5 52,33 439,312 - 7 7 7 20

8 BULUT ÖYKÜ 11 0 11,00 8 4 6,67 12 0 12,00 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 54 5 52,33 439,301 - 8 8 8 22

9 ELİF AFRA TOLAN 11 1 10,67 8 1 7,67 11 1 10,67 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 54 3 53,00 437,877 - 9 9 9 25

10 ÇIKARAY EMİNE 10 2 9,33 9 2 8,33 12 0 12,00 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 53 6 51,00 434,749 - 10 10 10 29

11 ERVA HANAY 12 0 12,00 6 5 4,33 12 0 12,00 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 54 5 52,33 431,819 - 11 11 11 32

12 HACER KIZ ILOĞA 12 0 12,00 6 4 4,67 12 0 12,00 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 53 5 51,33 430,416 - 12 12 12 33

13 GÖKUÇ ELİF RANA 11 1 10,67 7 5 5,33 12 0 12,00 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 54 6 52,00 428,896 - 13 13 13 37

14 AVCI MERYEM ZEYNEP 11 1 10,67 7 3 6,00 12 0 12,00 8 0 8,00 7 1 6,67 7 1 6,67 52 6 50,00 425,984 - 14 14 14 41

15 YILDIZ HACER 11 1 10,67 8 4 6,67 11 1 10,67 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 53 7 50,67 424,549 - 15 15 15 44

16 ANLİ ELİF ASYA 10 1 9,67 7 2 6,33 12 0 12,00 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 52 4 50,67 424,453 - 16 16 16 46

17 MERYEM SİNER 12 0 12,00 6 4 4,67 12 0 12,00 7 1 6,67 6 0 6,00 8 0 8,00 51 5 49,33 423,749 - 17 17 17 48

18 ÇİFTÇİ MELEK 12 0 12,00 5 5 3,33 12 0 12,00 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 53 5 51,33 422,933 - 18 18 18 51

19 GÜNER HAZEL 12 0 12,00 5 7 2,67 12 0 12,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 51 7 48,67 410,400 - 19 19 19 67

20 KOÇ KÜBRA 11 1 10,67 6 5 4,33 11 1 10,67 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 52 7 49,67 408,181 - 20 20 20 71

21 İŞLEK ELİF SERRA 11 0 11,00 6 4 4,67 11 1 10,67 7 1 6,67 7 0 7,00 8 0 8,00 50 6 48,00 406,379 - 21 21 21 81

22 YETER EFLİN 10 2 9,33 6 2 5,33 11 1 10,67 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 51 5 49,33 405,163 - 22 22 22 83

23 BÜRKÜK BEYZA 10 1 9,67 6 2 5,33 11 1 10,67 7 1 6,67 8 0 8,00 8 0 8,00 50 5 48,33 403,749 - 23 23 23 87

24 BOZYEL Z*HRA 10 2 9,33 8 4 6,67 11 1 10,67 6 2 5,33 7 1 6,67 8 0 8,00 50 10 46,67 403,736 - 24 24 24 93

25 ERDOĞMUŞ REYYAN ESL 11 1 10,67 6 4 4,67 11 1 10,67 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 50 8 47,33 402,312 - 25 25 25 97

26 CANDAN ZÜMRA 11 1 10,67 7 3 6,00 10 2 9,33 8 0 8,00 7 1 6,67 7 1 6,67 50 8 47,33 402,251 - 26 26 26 98

27 ARGUNAĞA ZEHRA 10 2 9,33 6 6 4,00 12 0 12,00 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 51 9 48,00 400,720 - 27 27 27 105

28 DEMİREL *İİF 10 2 9,33 6 6 4,00 12 0 12,00 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 51 9 48,00 400,720 - 27 27 27 105

29 ELİF DEMİR 12 0 12,00 5 7 2,67 11 1 10,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 50 10 46,67 396,384 - 29 29 29 121

30 ZEYNEP KAYANÇİÇEK 11 1 10,67 9 3 8,00 8 4 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 50 10 46,67 396,384 - 29 29 29 121

31 GÜLBEDEN BUĞLEM 10 2 9,33 8 4 6,67 10 2 9,33 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 50 10 46,67 396,288 - 31 31 31 124

32 EROĞLU ZEYNEP 10 2 9,33 6 2 5,33 11 1 10,67 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 49 7 46,67 396,264 - 32 32 32 125

33 AMİNE ERVA AKKUŞ 10 2 9,33 7 4 5,67 11 1 10,67 8 0 8,00 5 3 4,00 8 0 8,00 49 10 45,67 394,848 - 33 33 33 131

34 KAYĞAN ASYA 12 0 12,00 4 7 1,67 11 1 10,67 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 50 9 47,00 391,931 - 34 34 34 134

35 ŞEN BERRA 11 0 11,00 3 1 2,67 11 0 11,00 7 1 6,67 7 0 7,00 8 0 8,00 47 2 46,33 391,531 - 35 35 35 140

36 ÇOBAN ÇİĞDEM ALMİN 10 2 9,33 8 4 6,67 9 3 8,00 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 50 10 46,67 388,901 - 36 36 36 145

37 ARAZ ZEHRA 9 2 8,33 6 3 5,00 12 0 12,00 7 1 6,67 6 2 5,33 7 1 6,67 47 9 44,00 387,400 - 37 37 37 157

38 SAYILIR KÜBRA 12 0 12,00 6 4 4,67 9 3 8,00 8 0 8,00 7 1 6,67 6 2 5,33 48 10 44,67 385,965 - 38 38 38 162
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Sıra Soyad/Ad Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Snf Krm İlçe İl Gnl

39 BURULDAY ESLEM 11 1 10,67 5 7 2,67 11 1 10,67 8 0 8,00 7 0 7,00 7 1 6,67 49 10 45,67 385,664 - 39 39 39 163

40 ŞADİNOĞLU MELEK 11 1 10,67 6 6 4,00 10 2 9,33 8 0 8,00 7 1 6,67 7 1 6,67 49 11 45,33 384,469 - 40 40 40 165

41 ÇAĞIRMAN AHSEN 11 1 10,67 6 5 4,33 9 3 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 50 9 47,00 384,448 - 41 41 41 169

42 DUNDAR HİVRON MİRAY 10 1 9,67 6 5 4,33 10 2 9,33 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 49 9 46,00 382,939 - 42 42 42 181

43 BELTEKİN ZEYNEP C 11 1 10,67 6 4 4,67 10 2 9,33 8 0 8,00 5 2 4,33 7 1 6,67 47 10 43,67 382,632 1 43 43 43 182

44 ÇAYIR ESLEM FATMA 11 1 10,67 5 4 3,67 11 1 10,67 8 0 8,00 5 2 4,33 6 2 5,33 46 10 42,67 381,184 - 44 44 44 188

45 DURAN KÜBRA 11 1 10,67 6 5 4,33 9 3 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 8 0 8,00 49 10 45,67 380,016 - 45 45 45 193

46 GÜRSAÇTI ZEYNEP 10 2 9,33 5 7 2,67 11 1 10,67 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 49 11 45,33 377,083 - 46 46 46 203

47 DEMİR ZEYNEP 9 2 8,33 5 4 3,67 11 1 10,67 7 1 6,67 8 0 8,00 8 0 8,00 48 8 45,33 377,083 - 46 46 46 203

48 ZEYNEP ERVA BAYRAM 8 4 6,67 7 2 6,33 11 1 10,67 6 2 5,33 7 1 6,67 8 0 8,00 47 10 43,67 377,069 - 48 48 48 211

49 DURANAY ELİF RA* A 11 1 10,67 7 4 5,67 8 4 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 48 11 44,33 375,669 - 49 49 49 217

50 KAÇER ELİZ BEGÜM 9 3 8,00 5 5 3,33 12 0 12,00 8 0 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 47 11 43,33 374,051 - 50 50 50 224

51 TAŞMELEK 11 1 10,67 4 5 2,33 11 1 10,67 8 0 8,00 5 3 4,00 7 1 6,67 46 11 42,33 372,645 - 51 51 51 229

52 AYTAÇ HATİCE KÜBRA 10 2 9,33 5 7 2,67 11 1 10,67 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 48 12 44,00 372,616 - 52 52 52 231

53 ASLAN HÜMEYRA 9 3 8,00 4 3 3,00 12 0 12,00 7 1 6,67 8 0 8,00 6 1 5,67 46 8 43,33 372,251 - 53 53 53 245

54 KANAT MERYEM 4D 11 1 10,67 5 6 3,00 10 2 9,33 8 0 8,00 7 1 6,67 6 2 5,33 47 12 43,00 371,117 1 54 54 54 248

55 AKTULUN ERVA 10 2 9,33 5 5 3,33 11 1 10,67 7 1 6,67 6 2 5,33 7 0 7,00 46 11 42,33 370,717 - 55 55 55 252

56 YANARIŞIK ZEYNEP 10 2 9,33 7 3 6,00 10 2 9,33 7 1 6,67 3 3 2,00 7 1 6,67 44 12 40,00 370,336 - 56 56 56 253

57 TUĞAL BEREN 11 1 10,67 5 4 3,67 9 3 8,00 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 47 10 43,67 369,717 - 57 57 57 254

58 GÜL ZEYNEP 11 1 10,67 5 7 2,67 9 3 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 49 11 45,33 369,696 - 58 58 58 256

59 TUNÇ ELİF İNCİ 11 0 11,00 2 2 1,33 11 1 10,67 8 0 8,00 4 2 3,33 8 0 8,00 44 5 42,33 368,883 - 59 59 59 266

60 ÇAKAR ZEYNEP B 12 0 12,00 4 7 1,67 9 3 8,00 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 48 11 44,33 368,197 1 60 60 60 267

61 VURAL HAYRUNNİSA 10 1 9,67 5 4 3,67 10 2 9,33 7 1 6,67 6 2 5,33 8 0 8,00 46 10 42,67 368,173 - 61 61 61 276

62 DİLA VAROLGÜNEŞ 9 3 8,00 7 5 5,33 10 2 9,33 7 1 6,67 6 2 5,33 8 0 8,00 47 13 42,67 368,099 - 62 62 62 278

63 BARUT ELİF 4 10 2 9,33 6 5 4,33 10 2 9,33 8 0 8,00 6 2 5,33 6 2 5,33 46 13 41,67 366,555 1 63 63 63 281

64 ERTAŞ BEREN 11 1 10,67 5 7 2,67 9 3 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 7 1 6,67 48 12 44,00 365,264 - 64 64 64 283

65 TUTKAL ÖYKÜ 9 3 8,00 5 4 3,67 11 1 10,67 8 0 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 46 11 42,33 365,251 - 65 65 65 284

66 DEMİRTAŞ NEHİR MİNA 10 2 9,33 4 5 2,33 11 1 10,67 8 0 8,00 5 3 4,00 8 0 8,00 46 11 42,33 365,163 - 66 66 66 287

67 ÇETİNŞ ZEHRA 10 2 9,33 6 6 4,00 10 2 9,33 8 0 8,00 5 3 4,00 7 1 6,67 46 14 41,33 363,653 - 67 67 67 292

68 YOLAGELE ELİF 11 0 11,00 3 4 1,67 10 2 9,33 8 0 8,00 7 1 6,67 6 1 5,67 45 8 42,33 363,365 - 68 68 68 293

69 BULUÇ RABİA 8 4 6,67 5 5 3,33 12 0 12,00 8 0 8,00 6 1 5,67 7 1 6,67 46 11 42,33 363,355 - 69 69 69 294

70 ŞAVLI  *RYAM 9 1 8,67 3 3 2,00 11 1 10,67 8 0 8,00 7 1 6,67 7 1 6,67 45 7 42,67 360,832 - 70 70 70 301

71 ADEMOĞLU EYLÜL 9 3 8,00 6 6 4,00 10 2 9,33 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 47 13 42,67 360,736 - 71 71 71 307

72 BÜTÜN ASLIHAN 10 2 9,33 4 4 2,67 10 2 9,33 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 46 10 42,67 360,701 - 72 72 72 308

73 TEMÜR AMİNE 12 0 12,00 3 9 0,00 10 2 9,33 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 47 13 42,67 360,701 - 72 72 72 308

74 TOPLUSOY ADA 11 1 10,67 5 7 2,67 9 3 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 5 0 5,00 46 11 42,33 359,696 - 74 74 74 312

75 ETİZ BEYZA 10 2 9,33 4 7 1,67 11 1 10,67 8 0 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 46 13 41,67 359,299 - 75 75 75 314

76 KİŞİ ASUDE 10 2 9,33 4 8 1,33 12 0 12,00 7 1 6,67 4 4 2,67 8 0 8,00 45 15 40,00 359,221 - 76 76 76 316

77 KETE MERYEM 10 2 9,33 6 5 4,33 8 3 7,00 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 47 11 43,33 359,205 - 77 77 77 317

78 VAROL ROJİN 12 0 12,00 4 8 1,33 10 2 9,33 7 1 6,67 6 2 5,33 6 2 5,33 45 15 40,00 359,189 - 78 78 78 318

Y. Dil Din Kült. TOPLAM Puan DerecesiTürkçe Matematik Fen Sosyal



Puanlar
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79 KARAKAŞ ELİF HİRA 11 1 10,67 5 4 3,67 8 4 6,67 8 0 8,00 6 1 5,67 8 0 8,00 46 10 42,67 358,987 - 79 79 79 319

80 BOĞATEMUR ZEYNEP 9 2 8,33 5 6 3,00 11 1 10,67 8 0 8,00 5 3 4,00 7 1 6,67 45 13 40,67 357,797 - 80 80 80 321

81 ÇAVDAR HAZAL 11 0 11,00 5 6 3,00 9 3 8,00 8 0 8,00 6 2 5,33 6 2 5,33 45 13 40,67 357,765 - 81 81 81 326

82 ÇAĞRI AY ELİF ERVA 9 3 8,00 4 4 2,67 11 1 10,67 7 1 6,67 6 1 5,67 8 0 8,00 45 10 41,67 357,499 - 82 82 82 327

83 AYDIN CEYLİN MİRAY 9 3 8,00 7 2 6,33 10 2 9,33 6 2 5,33 3 3 2,00 7 1 6,67 42 13 37,67 356,984 - 83 83 83 331

84 ASLAN NİBRAS 9 3 8,00 5 7 2,67 11 1 10,67 7 1 6,67 8 0 8,00 6 2 5,33 46 14 41,33 356,365 - 84 84 84 333

85 MARAŞLIIZÜMRA 9 3 8,00 5 3 4,00 10 2 9,33 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 45 11 41,33 356,304 - 85 85 85 337

86 BOĞATEKİN ZEYNEP 10 2 9,33 6 6 4,00 9 3 8,00 7 1 6,67 6 2 5,33 8 0 8,00 46 14 41,33 356,269 - 86 86 86 339

87 KARADAĞLI ZEYNEP 9 1 8,67 1 5 -0,67 12 0 12,00 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 44 8 41,33 354,869 - 87 87 87 342

88 ERVA ATAŞ 10 2 9,33 4 7 1,67 11 1 10,67 8 0 8,00 5 3 4,00 7 1 6,67 45 14 40,33 354,864 - 88 88 88 343

89 İKRA NUR AKGÜL 11 1 10,67 6 5 4,33 8 4 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 5 3 4,00 45 14 40,33 354,853 - 89 89 89 344

90 KARAKAYA EBRAR 9 3 8,00 5 5 3,33 10 2 9,33 6 2 5,33 8 0 8,00 8 0 8,00 46 12 42,00 354,749 - 90 90 90 347

91 KOÇAK ZEYNEP HİLAL 11 1 10,67 3 6 1,00 10 1 9,67 7 1 6,67 7 1 6,67 6 0 6,00 44 10 40,67 354,155 - 91 91 91 349

92 YILDIZ HÜMEYRA 11 1 10,67 1 8 -1,67 10 2 9,33 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 45 12 41,00 353,349 - 92 92 92 350

93 KAYA HAFSA 10 2 9,33 3 5 1,33 10 2 9,33 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 46 10 42,67 353,253 - 93 93 93 355

94 KÖKTEN * YNEPMİN A 10 2 9,33 4 8 1,33 10 2 9,33 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 47 13 42,67 353,253 - 93 93 93 355

95 TUANA OZAN 9 2 8,33 5 3 4,00 9 3 8,00 8 0 8,00 6 1 5,67 8 0 8,00 45 9 42,00 352,949 - 95 95 95 357

96 ECRİN ERSÖZ 11 0 11,00 4 5 2,33 9 3 8,00 8 0 8,00 6 1 5,67 6 2 5,33 44 11 40,33 352,947 - 96 96 96 358

97 ÖZATEŞ KÜBRA 7 4 5,67 5 4 3,67 11 0 11,00 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 45 10 41,67 351,936 - 97 97 97 359

98 ÇELİK PINAR MELEK 9 3 8,00 3 4 1,67 11 1 10,67 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 45 10 41,67 351,912 - 98 98 98 363

99 DOĞAN  ZEYNEP 9 3 8,00 4 8 1,33 12 0 12,00 8 0 8,00 5 3 4,00 7 1 6,67 45 15 40,00 351,835 - 99 99 99 367

100 BERİL İNCESU 9 3 8,00 5 6 3,00 10 2 9,33 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 46 13 41,67 351,816 - 100 100 100 369

101 BEKTAŞ NİSANUR 9 3 8,00 7 4 5,67 9 3 8,00 7 1 6,67 5 2 4,33 7 1 6,67 44 14 39,33 351,533 - 101 101 101 371

102 AYDIN MERYEM 6 4 4,67 7 2 6,33 10 1 9,67 7 1 6,67 6 2 5,33 8 0 8,00 44 10 40,67 350,403 - 102 102 102 373

103 BAKIR RAVZA 11 1 10,67 5 5 3,33 8 4 6,67 8 0 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 45 13 40,67 350,403 - 102 102 102 373

104 SUDE KISAK 10 2 9,33 5 5 3,33 9 3 8,00 8 0 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 45 13 40,67 350,317 - 104 104 104 376

105 BELEK ECRİN 10 1 9,67 5 5 3,33 9 3 8,00 6 2 5,33 6 1 5,67 8 0 8,00 44 12 40,00 350,003 - 105 105 105 382

106 DEMİR ŞURA 10 2 9,33 5 7 2,67 9 3 8,00 8 0 8,00 7 1 6,67 7 1 6,67 46 14 41,33 348,917 - 106 106 106 385

107 BİLDİK ESLEM 10 2 9,33 5 7 2,67 9 3 8,00 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 46 14 41,33 348,883 - 107 107 107 393

108 ÇAKIR ZEYNEP 11 1 10,67 4 8 1,33 9 3 8,00 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 46 14 41,33 348,883 - 107 107 107 393

109 BEDİR BERRA 9 3 8,00 6 6 4,00 10 2 9,33 7 1 6,67 5 3 4,00 7 1 6,67 44 16 38,67 347,403 - 109 109 109 403

110 HAVVA ORMAN 9 3 8,00 4 6 2,00 10 2 9,33 7 1 6,67 8 0 8,00 8 0 8,00 46 12 42,00 347,397 - 110 110 110 404

111 BARKIN BENAN 10 2 9,33 3 7 0,67 10 2 9,33 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 46 12 42,00 347,387 - 111 111 111 407

112 HASANOĞLU LEYLA C 10 2 9,33 5 4 3,67 10 2 9,33 7 1 6,67 4 2 3,33 5 2 4,33 41 13 36,67 346,256 2 112 112 112 414

113 KAYA DENİZ 8 4 6,67 5 7 2,67 10 2 9,33 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 47 13 42,67 345,952 - 113 113 113 415

114 ASYA ZENGİN 4D 9 2 8,33 6 4 4,67 8 4 6,67 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 45 12 41,00 345,949 2 114 114 114 416

115 BEYAZELMA YAREN 11 1 10,67 4 8 1,33 9 3 8,00 8 0 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 45 15 40,00 344,451 - 115 115 115 422

116 ALIN LORİN 8 4 6,67 5 5 3,33 10 0 10,00 7 1 6,67 6 2 5,33 8 0 8,00 44 12 40,00 344,440 - 116 116 116 424

117 KILIÇ BERRA MİNA 10 2 9,33 4 8 1,33 10 2 9,33 8 0 8,00 5 3 4,00 8 0 8,00 45 15 40,00 344,352 - 117 117 117 427

118 HASAR ELİFNİL 10 2 9,33 4 5 2,33 10 2 9,33 8 0 8,00 5 3 4,00 6 2 5,33 43 14 38,33 344,349 - 118 118 118 428

Y. Dil Din Kült. TOPLAM Puan DerecesiTürkçe Matematik Fen Sosyal
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119 AKKUŞ NUR 10 1 9,67 4 4 2,67 9 3 8,00 7 1 6,67 7 1 6,67 6 1 5,67 43 11 39,33 344,171 - 119 119 119 429

120 ÇAKMAK ELANUR C 10 2 9,33 5 5 3,33 8 4 6,67 8 0 8,00 6 1 5,67 8 0 8,00 45 12 41,00 344,053 3 120 120 120 430

121 ZEHRA YILDIZ 10 2 9,33 1 3 0,00 11 0 11,00 8 0 8,00 4 3 3,00 8 0 8,00 42 8 39,33 344,048 - 121 121 121 431

122 KAYA ENNUR 8 2 7,33 6 5 4,33 9 3 8,00 8 0 8,00 6 1 5,67 7 1 6,67 44 12 40,00 342,555 - 122 122 122 436

123 DAĞ ASYA 11 1 10,67 3 4 1,67 9 3 8,00 6 2 5,33 5 0 5,00 8 0 8,00 42 10 38,67 341,912 - 123 123 123 437

124 BÜRKE BEREN 8 4 6,67 5 7 2,67 11 1 10,67 7 1 6,67 7 1 6,67 6 2 5,33 44 16 38,67 340,104 - 124 124 124 449

125 BARULAY ECRİN 9 3 8,00 3 8 0,33 11 1 10,67 8 0 8,00 7 1 6,67 7 1 6,67 45 14 40,33 340,032 - 125 125 125 450

126 ÇİÇEKİSARYA*Ç* 10 2 9,33 5 7 2,67 9 3 8,00 7 1 6,67 6 2 5,33 7 1 6,67 44 16 38,67 340,019 - 126 126 126 453

127 KANAN ELİFSU 9 3 8,00 5 5 3,33 11 1 10,67 8 0 8,00 3 5 1,33 5 3 4,00 41 17 35,33 339,997 - 127 127 127 456

128 TÜMEN MEVA 10 2 9,33 7 5 5,33 7 5 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 7 1 6,67 44 16 38,67 339,933 - 128 128 128 458

129 ELİF DOĞAN 10 2 9,33 4 5 2,33 9 3 8,00 7 1 6,67 6 1 5,67 7 1 6,67 43 13 38,67 338,133 - 129 129 129 467

130 BUDAK HATİCE 10 2 9,33 5 7 2,67 8 4 6,67 8 0 8,00 7 1 6,67 7 1 6,67 45 15 40,00 337,088 - 130 130 130 471

131 ŞAM ÜMMÜ GÜLSÜM 10 1 9,67 4 6 2,00 9 3 8,00 6 2 5,33 6 2 5,33 8 0 8,00 43 14 38,33 337,051 - 131 131 131 477

132 ALAY ELVİN 10 2 9,33 4 6 2,00 10 2 9,33 8 0 8,00 6 2 5,33 4 4 2,67 42 16 36,67 336,984 - 132 132 132 479

133 DURSUN ZEHRA 11 1 10,67 2 8 -0,67 10 2 9,33 6 2 5,33 5 2 4,33 8 0 8,00 42 15 37,00 336,651 - 133 133 133 482

134 UÇUCU FİDAN D 8 3 7,00 7 3 6,00 9 3 8,00 6 2 5,33 4 4 2,67 7 1 6,67 41 16 35,67 335,571 1 134 134 134 487

135 KAYAOKAY TUANA 9 3 8,00 5 5 3,33 8 4 6,67 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 45 13 40,67 335,568 - 135 135 135 488

136 HATİCE GÜNDOĞAN 9 3 8,00 5 6 3,00 9 3 8,00 8 0 8,00 5 3 4,00 8 0 8,00 44 15 39,00 335,563 - 136 136 136 489

137 AYIK MEHİR 11 1 10,67 3 8 0,33 9 2 8,33 8 0 8,00 5 2 4,33 7 1 6,67 43 14 38,33 335,165 - 137 137 137 497

138 DEMİR ESMANUR 9 3 8,00 3 9 0,00 11 1 10,67 6 0 6,00 7 1 6,67 8 0 8,00 44 14 39,33 334,864 - 138 138 138 499

139 ELİF SARE YILMAZ 9 3 8,00 4 4 2,67 9 3 8,00 6 1 5,67 7 1 6,67 8 0 8,00 43 12 39,00 333,765 - 139 139 139 506

140 NAZENİN ERTEN 11 1 10,67 0 5 -1,67 9 3 8,00 8 0 8,00 4 0 4,00 8 0 8,00 40 9 37,00 332,629 - 140 140 140 512

141 KAÇMAZ ESMA ŞEVVAL 9 2 8,33 2 10 -1,33 10 2 9,33 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 44 15 39,00 332,549 - 141 141 141 515

142 YANILMAZ ESMA 10 2 9,33 2 9 -1,00 10 2 9,33 7 1 6,67 6 2 5,33 8 0 8,00 43 16 37,67 332,536 - 142 142 142 516

143 ÇELİK ECRİN EZGİ 9 3 8,00 5 7 2,67 9 2 8,33 8 0 8,00 4 4 2,67 8 0 8,00 43 16 37,67 331,131 - 143 143 143 525

144 ZEYNEP BALCI 8 4 6,67 5 6 3,00 10 2 9,33 8 0 8,00 7 1 6,67 5 3 4,00 43 16 37,67 331,120 - 144 144 144 526

145 DEMİRTAŞ HİRA 11 1 10,67 4 5 2,33 6 6 4,00 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 45 12 41,00 331,115 - 145 145 145 531

146 BALIK MELEK YUSRA 11 1 10,67 2 10 -1,33 8 4 6,67 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 44 16 38,67 329,701 - 146 146 146 536

147 ZEYNEP GÜLDEMİR 9 3 8,00 3 6 1,00 10 2 9,33 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 43 14 38,33 329,637 - 147 147 147 540

148 BAYDAŞ AYSU 9 3 8,00 5 6 3,00 10 2 9,33 6 2 5,33 4 4 2,67 7 1 6,67 41 18 35,00 329,619 - 148 148 148 541

149 KIZILBOĞA BUĞLEM 8 4 6,67 5 7 2,67 10 2 9,33 7 0 7,00 7 1 6,67 6 2 5,33 43 16 37,67 329,288 - 149 149 149 546

150 ESEN ZEHRA 7 5 5,33 6 5 4,33 9 3 8,00 8 0 8,00 6 1 5,67 8 0 8,00 44 14 39,33 329,216 - 150 150 150 547

151 BAYKARA YAREN 8 4 6,67 5 7 2,67 10 2 9,33 6 2 5,33 7 1 6,67 7 1 6,67 43 17 37,33 328,189 - 151 151 151 554

152 YILDIZ ZEYNEP ERVA 10 2 9,33 2 9 -1,00 10 2 9,33 5 3 4,00 7 1 6,67 8 0 8,00 42 17 36,33 328,101 - 152 152 152 561

153 KEKİOĞLU AYŞENUR 9 2 8,33 4 4 2,67 9 3 8,00 8 0 8,00 3 4 1,67 8 0 8,00 41 13 36,67 327,797 - 153 153 153 562

154 SELİMOĞLU AYŞE 9 1 8,67 1 1 0,67 9 2 8,33 8 0 8,00 6 0 6,00 7 0 7,00 40 4 38,67 327,067 - 154 154 154 566

155 GÜNDOĞDU ESLEMNUR F 10 1 9,67 1 9 -2,00 10 2 9,33 7 1 6,67 4 4 2,67 8 0 8,00 40 17 34,33 326,688 1 155 155 155 567

156 TETİK İKRA 6 6 4,00 5 5 3,33 11 1 10,67 7 1 6,67 6 2 5,33 8 0 8,00 43 15 38,00 326,669 - 156 156 156 569

157 TEKİN BERFİN 9 3 8,00 5 7 2,67 8 4 6,67 8 0 8,00 7 1 6,67 7 1 6,67 44 16 38,67 325,269 - 157 157 157 573

158 SELİMOĞLU ŞURA 8 4 6,67 3 9 0,00 11 1 10,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 44 16 38,67 325,269 - 157 157 157 573
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159 AVCI BUĞL* 9 3 8,00 6 4 4,67 8 4 6,67 6 2 5,33 5 3 4,00 7 1 6,67 41 17 35,33 325,251 - 159 159 159 575

160 ÇİFÇİ ZEYNEP 9 3 8,00 2 9 -1,00 10 2 9,33 7 1 6,67 8 0 8,00 7 1 6,67 43 16 37,67 325,184 - 160 160 160 578

161 GAYİRİNAL ZEYNEP 9 3 8,00 4 6 2,00 10 2 9,33 6 2 5,33 5 3 4,00 7 1 6,67 41 17 35,33 325,165 - 161 161 161 582

162 RAVZANUR SANAROĞLU 8 3 7,00 3 5 1,33 10 2 9,33 8 0 8,00 6 1 5,67 7 1 6,67 42 12 38,00 324,773 - 162 162 162 589

163 AĞI BERRAK 10 2 9,33 6 6 4,00 7 5 5,33 7 1 6,67 4 4 2,67 8 0 8,00 42 18 36,00 323,669 - 163 163 163 597

164 ***HAN ELİF 10 2 9,33 3 8 0,33 8 2 7,33 7 1 6,67 7 0 7,00 8 0 8,00 43 13 38,67 323,253 - 164 164 164 601

165 BARAN FATMATÜZZEHRA 12 0 12,00 0 7 -2,33 6 0 6,00 7 1 6,67 7 1 6,67 6 2 5,33 38 11 34,33 322,237 - 165 165 165 604

166 ŞİMAL DEMİR 8 4 6,67 4 5 2,33 9 0 9,00 7 1 6,67 5 3 4,00 8 0 8,00 41 13 36,67 322,235 - 166 166 166 605

167 İNAK ER * 8 3 7,00 2 8 -0,67 10 2 9,33 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 43 14 38,33 320,720 - 167 167 167 618

168 RONYA TAŞKESEN 9 3 8,00 3 9 0,00 10 2 9,33 7 1 6,67 8 0 8,00 6 2 5,33 43 17 37,33 320,717 - 168 168 168 619

169 MERYEM BURTAKUCİN 10 2 9,33 3 9 0,00 9 3 8,00 8 0 8,00 5 3 4,00 8 0 8,00 43 17 37,33 320,715 - 169 169 169 622

170 BUDAK RANA 10 2 9,33 2 6 0,00 9 3 8,00 8 0 8,00 5 3 4,00 8 0 8,00 42 14 37,33 320,715 - 169 169 169 622

171 ÇILGASİT LİYA 4F 10 2 9,33 2 2 1,33 8 3 7,00 6 2 5,33 6 1 5,67 8 0 8,00 40 10 36,67 320,307 1 171 171 171 628

172 POLAT BETÜLNİSA 7 4 5,67 5 3 4,00 8 3 7,00 6 2 5,33 8 0 8,00 8 0 8,00 42 12 38,00 319,272 - 172 172 172 635

173 KEŞİM ECRİNAZ 7 5 5,33 4 6 2,00 10 2 9,33 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 43 15 38,00 319,197 - 173 173 173 639

174 GÖKÇE MELİSA 7 5 5,33 4 6 2,00 10 2 9,33 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 43 15 38,00 319,197 - 173 173 173 639

175 AYTEKİN RANA 9 1 8,67 4 5 2,33 8 3 7,00 8 0 8,00 3 0 3,00 7 1 6,67 39 10 35,67 318,901 - 175 175 175 642

176 AYAZ HAVVA 11 1 10,67 3 9 0,00 7 5 5,33 8 0 8,00 8 0 8,00 7 1 6,67 44 16 38,67 317,797 - 176 176 176 645

177 MAMUK BERRA 9 3 8,00 5 7 2,67 8 4 6,67 7 1 6,67 5 3 4,00 8 0 8,00 42 18 36,00 316,368 - 177 177 177 655

178 BULDAĞ AYÇA RENGİN 7 4 5,67 2 8 -0,67 11 1 10,67 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 42 15 37,00 316,349 - 178 178 178 657

179 KÖSE ESLE M 10 1 9,67 1 6 -1,00 8 3 7,00 7 0 7,00 7 1 6,67 7 1 6,67 40 12 36,00 315,973 - 179 179 179 666

180 GÜNERİGÖK EBRAR 10 2 9,33 3 4 1,67 8 4 6,67 6 2 5,33 5 2 4,33 8 0 8,00 40 14 35,33 315,936 - 180 180 180 668

181 SÜNBÜL ELİF 8 3 7,00 3 1 2,67 9 3 8,00 6 2 5,33 5 3 4,00 8 0 8,00 39 12 35,00 314,835 - 181 181 181 676

182 ANŞİN HAYRUNİSA 10 1 9,67 3 6 1,00 8 2 7,33 8 0 8,00 3 4 1,67 7 1 6,67 39 14 34,33 314,459 - 182 182 182 680

183 KARAKÖSE ZEYNEP 10 2 9,33 5 7 2,67 6 6 4,00 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 43 17 37,33 313,320 - 183 183 183 688

184 ENSARİ ELİF 10 2 9,33 4 8 1,33 7 5 5,33 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 43 17 37,33 313,235 - 184 184 184 689

185 TURHAN GİZEM BERFİN 8 4 6,67 5 7 2,67 9 3 8,00 8 0 8,00 3 5 1,33 8 0 8,00 41 19 34,67 311,901 - 185 185 185 696

186 HÜMEYRA ADSIZ 9 3 8,00 2 9 -1,00 10 2 9,33 7 1 6,67 5 3 4,00 7 1 6,67 40 19 33,67 311,851 - 186 186 186 697

187 ARGUNAĞA ELİF MASAL 10 1 9,67 1 4 -0,33 9 3 8,00 7 1 6,67 5 3 4,00 6 2 5,33 38 14 33,33 310,403 - 187 187 187 707

188 TEKEL RABİA 10 2 9,33 3 9 0,00 8 4 6,67 8 0 8,00 5 3 4,00 8 0 8,00 42 18 36,00 308,885 - 188 188 188 711

189 ULUSOY MERYEM 9 2 8,33 3 4 1,67 9 3 8,00 7 1 6,67 3 2 2,33 6 2 5,33 37 14 32,33 307,781 - 189 189 189 720

190 ÇİBUK SARYA 10 1 9,67 2 7 -0,33 7 4 5,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 41 14 36,33 307,488 - 190 190 190 722

191 ELANUR ARIK 11 1 10,67 2 6 0,00 8 4 6,67 8 0 8,00 5 3 4,00 5 3 4,00 39 17 33,33 307,467 - 191 191 191 724

192 ÇİFTÇİ ESMA 8 4 6,67 3 7 0,67 9 3 8,00 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 42 16 36,67 307,453 - 192 192 192 725

193 DURSUN MERYEM AZRA 8 4 6,67 3 8 0,33 10 2 9,33 8 0 8,00 4 4 2,67 8 0 8,00 41 18 35,00 307,387 - 193 193 193 728

194 BAYTEMUR BUSE 10 2 9,33 4 8 1,33 8 4 6,67 6 2 5,33 4 4 2,67 8 0 8,00 40 20 33,33 307,373 - 194 194 194 732

195 TEZEL ELVİN RANA 10 2 9,33 4 8 1,33 8 4 6,67 8 0 8,00 4 4 2,67 6 2 5,33 40 20 33,33 307,373 - 194 194 194 732

196 ERDEM ASMİN 9 3 8,00 2 7 -0,33 8 4 6,67 7 0 7,00 8 0 8,00 8 0 8,00 42 14 37,33 307,067 - 196 196 196 735

197 NUMANOĞLU ERVA 8 4 6,67 3 5 1,33 8 4 6,67 8 0 8,00 7 0 7,00 8 0 8,00 42 13 37,67 307,056 - 197 197 197 736

198 BAZENCİR BERRA F 9 1 8,67 2 4 0,67 7 5 5,33 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 41 11 37,33 305,968 2 198 198 198 739
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199 RANA BÜRKEK D 9 3 8,00 1 7 -1,33 8 1 7,67 8 0 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 39 14 34,33 305,965 2 199 199 199 741

200 SUDENAZ AKÇABEY 10 1 9,67 2 7 -0,33 7 5 5,33 8 0 8,00 6 1 5,67 8 0 8,00 41 14 36,33 305,568 - 200 200 200 743

201 TUTKAL BERRA 9 3 8,00 2 8 -0,67 9 3 8,00 8 0 8,00 5 2 4,33 7 1 6,67 40 17 34,33 305,565 - 201 201 201 744

202 ÇİFTÇİ ÜMMÜ 7 3 6,00 2 1 1,67 9 3 8,00 8 0 8,00 5 0 5,00 7 1 6,67 38 8 35,33 304,864 - 202 202 202 750

203 KALAN HİRANUR 8 4 6,67 4 8 1,33 9 3 8,00 7 1 6,67 6 2 5,33 7 1 6,67 41 19 34,67 304,456 - 203 203 203 754

204 TEMEL NURSİMA 8 1 7,67 1 3 0,00 7 2 6,33 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 40 6 38,00 304,448 - 204 204 204 760

205 MAHMUT Ğ*  NEHİR 11 1 10,67 2 10 -1,33 7 4 5,67 8 0 8,00 4 4 2,67 7 1 6,67 39 20 32,33 303,051 - 205 205 205 767

206 BİLDİK ERVA 9 3 8,00 4 6 2,00 7 5 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 8 0 8,00 41 17 35,33 302,947 - 206 206 206 774

207 GÖREN ELİF 10 0 10,00 2 7 -0,33 8 4 6,67 6 2 5,33 5 2 4,33 7 1 6,67 38 16 32,67 302,608 - 207 207 207 776

208 ZEYNEP ADA ESEN 9 3 8,00 3 9 0,00 8 4 6,67 6 2 5,33 8 0 8,00 8 0 8,00 42 18 36,00 301,501 - 208 208 208 781

209 ALAS NİSA 10 2 9,33 3 9 0,00 7 5 5,33 8 0 8,00 8 0 8,00 6 2 5,33 42 18 36,00 301,416 - 209 209 209 785

210 ERTÜRK EFLİN 10 2 9,33 0 9 -3,00 7 5 5,33 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 39 18 33,00 301,416 - 209 209 209 785

211 YANILMAZ ELİF 8 4 6,67 4 7 1,67 8 4 6,67 8 0 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 41 18 35,00 300,088 - 211 211 211 788

212 AYDOĞMUŞ NUR 10 1 9,67 3 8 0,33 6 3 5,00 8 0 8,00 5 3 4,00 8 0 8,00 40 15 35,00 300,000 - 212 212 212 794

213 ORMAN ŞURANUR 9 3 8,00 4 8 1,33 8 4 6,67 6 2 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 40 20 33,33 299,989 - 213 213 213 796

214 BAYMAZ MİNA 10 2 9,33 4 8 1,33 7 4 5,67 6 2 5,33 5 2 4,33 7 1 6,67 39 19 32,67 299,589 - 214 214 214 803

215 HAVİN BOZYİĞİT 8 4 6,67 3 6 1,00 8 4 6,67 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 41 16 35,67 298,557 - 215 215 215 807

216 ARIKAN M  ANUR 10 2 9,33 5 7 2,67 7 5 5,33 6 2 5,33 3 5 1,33 7 1 6,67 38 22 30,67 298,485 - 216 216 216 808

217 *Ç K***  * 7 3 6,00 1 4 -0,33 10 1 9,67 6 2 5,33 6 1 5,67 7 1 6,67 37 12 33,00 298,189 - 217 217 217 809

218 İREM SULTA TUMA 8 4 6,67 0 12 -4,00 9 3 8,00 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 38 22 30,67 297,104 - 218 218 218 812

219 AGAH AZRA 7 4 5,67 1 9 -2,00 9 3 8,00 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 40 17 34,33 297,083 - 219 219 219 813

220 KORKUTBZİŞ*NKBETÜL 9 3 8,00 4 7 1,67 6 6 4,00 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 42 17 36,33 297,083 - 219 219 219 813

221 ÇINAR ZEYNEP 8 4 6,67 4 8 1,33 8 4 6,67 7 1 6,67 6 2 5,33 8 0 8,00 41 19 34,67 297,059 - 221 221 221 820

222 ESMA BALAT 9 3 8,00 0 12 -4,00 9 3 8,00 7 1 6,67 4 4 2,67 7 1 6,67 36 24 28,00 295,600 - 222 222 222 830

223 MERYEM BAYRAKTAR 4D 9 2 8,33 1 4 -0,33 8 4 6,67 7 1 6,67 5 3 4,00 8 0 8,00 38 14 33,33 295,568 3 223 223 223 834

224 KORK UATA DİLYAR 10 2 9,33 1 8 -1,67 7 5 5,33 7 1 6,67 6 0 6,00 7 1 6,67 38 17 32,33 294,784 - 224 224 224 845

225 BUDANCAMANAK SARYA 8 1 7,67 1 5 -0,67 8 3 7,00 7 1 6,67 5 2 4,33 8 0 8,00 37 12 33,00 293,736 - 225 225 225 853

226 ŞURA BÜKEY 8 4 6,67 1 6 -1,00 9 3 8,00 7 0 7,00 5 3 4,00 8 0 8,00 38 16 32,67 293,733 - 226 226 226 854

227 AZRAHATISARU 7 4 5,67 4 6 2,00 9 3 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 5 2 4,33 38 18 32,00 293,733 - 226 226 226 854

228 ÇAKABAY ERVA 8 4 6,67 3 8 0,33 8 4 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 41 18 35,00 292,640 - 228 228 228 858

229 MİRAY ARAN 7 5 5,33 5 4 3,67 8 4 6,67 7 1 6,67 5 3 4,00 6 2 5,33 38 19 31,67 292,621 - 229 229 229 864

230 DEMİR MERYEM 7 5 5,33 5 7 2,67 8 4 6,67 6 2 5,33 6 2 5,33 8 0 8,00 40 20 33,33 292,603 - 230 230 230 865

231 ÇALIŞAN ERVA 6 6 4,00 5 7 2,67 8 4 6,67 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 41 19 34,67 289,672 - 231 231 231 883

232 ÇİÇEK BELİNAY 6 4 4,67 1 6 -1,00 10 2 9,33 7 1 6,67 5 1 4,67 8 0 8,00 37 14 32,33 288,917 - 232 232 232 892

233 BİLGE ÇABADAK 8 3 7,00 2 5 0,33 9 3 8,00 6 2 5,33 4 1 3,67 7 1 6,67 36 15 31,00 288,504 - 233 233 233 893

234 YILMAZ HAFSA 9 3 8,00 3 5 1,33 7 5 5,33 6 2 5,33 5 3 4,00 8 0 8,00 38 18 32,00 288,083 - 234 234 234 898

235 BÜKEY RAVZA 8 3 7,00 1 4 -0,33 8 2 7,33 7 1 6,67 4 2 3,33 8 0 8,00 36 12 32,00 287,373 - 235 235 235 902

236 TARTAR MÜBERRA 8 4 6,67 3 6 1,00 7 5 5,33 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 40 17 34,33 286,688 - 236 236 236 903

237 TAN MİNA 9 3 8,00 5 6 3,00 6 6 4,00 5 3 4,00 7 1 6,67 6 2 5,33 38 21 31,00 286,669 - 237 237 237 906

238 TAHTAR ZEYN* 8 4 6,67 3 9 0,00 8 4 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 40 20 33,33 285,275 - 238 238 238 915
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239 BUTAK*  ES *N UR 7 5 5,33 4 5 2,33 7 4 5,67 8 0 8,00 5 3 4,00 8 0 8,00 39 17 33,33 285,163 - 239 239 239 921

240 DEMİR MERVE 9 3 8,00 2 8 -0,67 7 5 5,33 8 0 8,00 5 3 4,00 8 0 8,00 39 19 32,67 285,163 - 239 239 239 921

241 GÖLCÜKLÜ KUMSAL 8 3 7,00 1 5 -0,67 9 2 8,33 5 2 4,33 3 3 2,00 8 0 8,00 34 15 29,00 284,035 - 241 241 241 928

242 KARDELEN BAZENCİR 8 4 6,67 4 3 3,00 5 6 3,00 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 39 15 34,00 283,755 - 242 242 242 929

243 KORMM* Z EYNEP 9 3 8,00 3 9 0,00 8 4 6,67 7 1 6,67 5 3 4,00 6 2 5,33 38 22 30,67 283,736 - 243 243 243 932

244 MİRA DAĞ 8 3 7,00 6 6 4,00 5 7 2,67 6 2 5,33 6 2 5,33 8 0 8,00 39 20 32,33 283,707 - 244 244 244 934

245 YURTSEVER BEJNA 4B 5 6 3,00 4 5 2,33 9 3 8,00 6 1 5,67 6 1 5,67 8 0 8,00 38 16 32,67 282,965 1 245 245 245 936

246 AARASLNGİRAY*RAY 9 3 8,00 3 8 0,33 7 4 5,67 7 1 6,67 6 2 5,33 6 2 5,33 38 20 31,33 282,219 - 246 246 246 939

247 BATMAZ ESİLA 9 2 8,33 1 4 -0,33 9 2 8,33 6 0 6,00 4 3 3,00 2 3 1,00 31 14 26,33 281,429 - 247 247 247 944

248 ÇAMUKA ECRİN 11 1 10,67 3 9 0,00 7 4 5,67 7 1 6,67 3 5 1,33 4 4 2,67 35 24 27,00 280,819 - 248 248 248 946

249 BAYLAS ASYA 8 4 6,67 3 9 0,00 7 4 5,67 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 40 19 33,67 280,787 - 249 249 249 951

250 ATEŞ EBRAR Mİ * 9 3 8,00 4 8 1,33 6 6 4,00 8 0 8,00 5 3 4,00 7 1 6,67 39 21 32,00 280,720 - 250 250 250 953

251 ZEYNEP SAVAŞ C 9 3 8,00 0 12 -4,00 7 5 5,33 8 0 8,00 6 2 5,33 6 2 5,33 36 24 28,00 280,699 4 251 251 251 957

252 ZEYNEP GÜLLÜOĞLU 6 6 4,00 5 7 2,67 9 3 8,00 4 4 2,67 6 2 5,33 7 1 6,67 37 23 29,33 279,304 - 252 252 252 964

253 AYTEKİN FATIMAZEHRA 6 6 4,00 3 7 0,67 9 3 8,00 7 1 6,67 6 2 5,33 8 0 8,00 39 19 32,67 279,288 - 253 253 253 965

254 AKÇABEY AMİNE 9 3 8,00 4 8 1,33 7 5 5,33 8 0 8,00 3 5 1,33 6 2 5,33 37 23 29,33 279,184 - 254 254 254 970

255 RABİA BEĞBOĞA 10 2 9,33 2 6 0,00 7 5 5,33 6 2 5,33 4 3 3,00 6 1 5,67 35 19 28,67 276,984 - 255 255 255 980

256 BULUT RANA 10 2 9,33 3 4 1,67 6 6 4,00 7 1 6,67 3 3 2,00 5 2 4,33 34 18 28,00 276,669 - 256 256 256 981

257 HITAY ERVA 8 4 6,67 1 11 -2,67 8 4 6,67 8 0 8,00 4 4 2,67 7 1 6,67 36 24 28,00 276,373 - 257 257 257 982

258 BİLMEZ MİRAA 9 2 8,33 2 8 -0,67 6 6 4,00 8 0 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 38 19 31,67 276,269 - 258 258 258 988

259 GÜLTEKİN AYLİN 8 4 6,67 4 8 1,33 7 5 5,33 6 2 5,33 6 2 5,33 7 1 6,67 38 22 30,67 276,256 - 259 259 259 990

260 KAYMAZALP KÜBRA 7 5 5,33 4 8 1,33 8 4 6,67 8 0 8,00 3 5 1,33 8 0 8,00 38 22 30,67 276,253 - 260 260 260 991

261 VAROL MAİDE 9 1 8,67 2 3 1,00 6 6 4,00 7 1 6,67 5 3 4,00 6 1 5,67 35 15 30,00 275,973 - 261 261 261 993

262 KOCA ZEYNAP 10 0 10,00 2 10 -1,33 5 7 2,67 8 0 8,00 5 2 4,33 7 1 6,67 37 20 30,33 275,955 - 262 262 262 994

263 LİVANUR KAYA 9 3 8,00 3 4 1,67 6 5 4,33 4 3 3,00 5 2 4,33 8 0 8,00 35 17 29,33 275,549 - 263 263 263 995

264 ÇAHAN ZEYNEP SARA 8 4 6,67 3 7 0,67 7 5 5,33 8 0 8,00 5 3 4,00 7 1 6,67 38 20 31,33 274,853 - 264 264 264 998

265 BURAL EYLÜL 7 5 5,33 4 7 1,67 8 4 6,67 7 1 6,67 6 2 5,33 5 3 4,00 37 22 29,67 274,851 - 265 265 265 999

266 HİRANUR BÜKEY 10 2 9,33 3 8 0,33 6 6 4,00 8 0 8,00 3 5 1,33 7 1 6,67 37 22 29,67 274,755 - 266 266 266 1003

267 AKSUUDERİ* 4B 8 3 7,00 1 4 -0,33 9 2 8,33 7 1 6,67 5 1 4,67 0 0 0,00 30 11 26,33 274,069 2 267 267 267 1006

268 NARİN FATMAZEHRA 8 3 7,00 2 9 -1,00 7 5 5,33 7 1 6,67 5 2 4,33 8 0 8,00 37 20 30,33 272,936 - 268 268 268 1013

269 ÇAĞRIBAY ELİFSU 8 4 6,67 3 9 0,00 8 4 6,67 7 1 6,67 3 5 1,33 8 0 8,00 37 23 29,33 271,907 - 269 269 269 1016

270 POLAT FATMANUR 10 2 9,33 1 11 -2,67 6 6 4,00 7 1 6,67 4 4 2,67 7 1 6,67 35 25 26,67 271,856 - 270 270 270 1019

271 UÇUCU NAZLI 7 5 5,33 2 10 -1,33 9 3 8,00 6 2 5,33 5 3 4,00 7 1 6,67 36 24 28,00 271,832 - 271 271 271 1020

272 VARİŞ ASYA SUDE 8 3 7,00 2 6 0,00 8 4 6,67 7 1 6,67 5 3 4,00 5 3 4,00 35 20 28,33 270,405 - 272 272 272 1029

273 BUKAN NEVRA 9 3 8,00 4 8 1,33 7 5 5,33 7 1 6,67 4 4 2,67 4 4 2,67 35 25 26,67 270,352 - 273 273 273 1033

274 DEMİREL AYŞEBETÜL 9 3 8,00 3 8 0,33 7 5 5,33 3 5 1,33 6 2 5,33 8 0 8,00 36 23 28,33 270,299 - 274 274 274 1034

275 ORMANGÖREN EYŞAN 6 6 4,00 2 10 -1,33 9 3 8,00 8 0 8,00 6 2 5,33 6 2 5,33 37 23 29,33 268,869 - 275 275 275 1041

276 ERVANUR KARUMÇU 8 4 6,67 1 9 -2,00 8 4 6,67 6 2 5,33 6 2 5,33 5 3 4,00 34 24 26,00 267,440 - 276 276 276 1042

277 DEMİREL IRMAK 8 3 7,00 3 7 0,67 6 6 4,00 8 0 8,00 5 2 4,33 7 1 6,67 37 19 30,67 267,059 - 277 277 277 1046

278 GÜLTEKİN MERYEM 8 1 7,67 1 5 -0,67 7 4 5,67 7 1 6,67 4 0 4,00 4 1 3,67 31 12 27,00 266,384 - 278 278 278 1048
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279 BOĞATEKİN SARA 7 5 5,33 4 6 2,00 7 5 5,33 7 1 6,67 5 3 4,00 6 2 5,33 36 22 28,67 265,880 - 279 279 279 1056

280 TUNÇ ELVAN 8 4 6,67 2 6 0,00 7 5 5,33 8 0 8,00 4 3 3,00 7 1 6,67 36 19 29,67 265,568 - 280 280 280 1057

281 RABİA NUR ASLANBOĞA 9 3 8,00 3 8 0,33 5 7 2,67 8 0 8,00 5 2 4,33 8 0 8,00 38 20 31,33 265,549 - 281 281 281 1059

282 BULUT  ELANUR 9 3 8,00 1 7 -1,33 6 5 4,33 7 1 6,67 4 2 3,33 7 1 6,67 34 19 27,67 265,171 - 282 282 282 1061

283 ÜNSAL ZEYNEP ŞULE 8 4 6,67 4 8 1,33 6 6 4,00 7 1 6,67 5 3 4,00 7 1 6,67 37 23 29,33 264,459 - 283 283 283 1064

284 BARSBAY DİCLE C 10 1 9,67 2 9 -1,00 4 8 1,33 8 0 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 37 21 30,00 264,440 5 284 284 284 1065

285 MEVA EVLİYAOĞL U 9 3 8,00 3 9 0,00 6 6 4,00 8 0 8,00 5 3 4,00 6 2 5,33 37 23 29,33 264,435 - 285 285 285 1066

286 BAYRAM HİRANUR 7 3 6,00 2 5 0,33 7 5 5,33 6 1 5,67 5 2 4,33 8 0 8,00 35 16 29,67 263,651 - 286 286 286 1075

287 GÖRGÜLÜ İREM 7 2 6,33 2 6 0,00 7 4 5,67 8 0 8,00 3 2 2,33 7 1 6,67 34 15 29,00 263,336 - 287 287 287 1077

288 KORKULUTAŞ ELİF 7 2 6,33 3 5 1,33 6 4 4,67 5 3 4,00 6 2 5,33 7 1 6,67 34 17 28,33 262,936 - 288 288 288 1082

289 KIZILBOĞA AMİNE 7 4 5,67 3 5 1,33 7 4 5,67 7 0 7,00 5 3 4,00 5 3 4,00 34 19 27,67 262,619 - 289 289 289 1085

290 ÇETKİN RUKİ* 6 4 4,67 1 6 -1,00 10 2 9,33 6 2 5,33 4 2 3,33 4 4 2,67 31 20 24,33 262,219 - 290 290 290 1088

291 ARAN ELİF RANA 8 3 7,00 2 9 -1,00 7 4 5,67 6 2 5,33 4 4 2,67 7 1 6,67 34 23 26,33 261,523 - 291 291 291 1092

292 SAÇIK ESMİRA 9 3 8,00 4 7 1,67 6 6 4,00 6 2 5,33 4 4 2,67 5 3 4,00 34 25 25,67 261,517 - 292 292 292 1094

293 ÜMMÜHAN BÖRÜTEÇENE 8 4 6,67 2 10 -1,33 6 6 4,00 8 0 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 37 23 29,33 261,507 - 293 293 293 1095

294 MİNA BAYLA S 6 6 4,00 1 11 -2,67 8 4 6,67 7 1 6,67 6 2 5,33 8 0 8,00 36 24 28,00 261,507 - 293 293 293 1095

295 YILDIZ AVZEM 7 4 5,67 3 5 1,33 7 5 5,33 7 1 6,67 3 3 2,00 7 1 6,67 34 19 27,67 260,736 - 295 295 295 1099

296 YAKIŞAN MERYEM AYŞE 8 4 6,67 1 11 -2,67 7 5 5,33 7 1 6,67 4 4 2,67 7 1 6,67 34 26 25,33 260,037 - 296 296 296 1101

297 KUTLUKTEMUR EYLÜL 7 5 5,33 4 6 2,00 7 5 5,33 7 1 6,67 5 3 4,00 4 3 3,00 34 23 26,33 258,112 - 297 297 297 1116

298 BATMAZ İCLAL 8 4 6,67 4 8 1,33 5 7 2,67 8 0 8,00 4 4 2,67 8 0 8,00 37 23 29,33 257,072 - 298 298 298 1123

299 KORKANKORKMAZZEYNEP 8 4 6,67 2 9 -1,00 6 6 4,00 8 0 8,00 6 2 5,33 6 2 5,33 36 23 28,33 257,040 - 299 299 299 1127

300 BAYŞU TUANA 7 5 5,33 3 6 1,00 7 5 5,33 7 1 6,67 4 4 2,67 7 1 6,67 35 22 27,67 257,019 - 300 300 300 1128

301 DURUMLU MERYEM 7 5 5,33 2 7 -0,33 7 5 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 7 1 6,67 36 21 29,00 257,000 - 301 301 301 1129

302 DURSUN RABİAELVİN 10 2 9,33 3 8 0,33 3 6 1,00 8 0 8,00 6 2 5,33 6 2 5,33 36 20 29,33 256,955 - 302 302 302 1134

303 ALDE İR MAŞİDE 10 2 9,33 3 9 0,00 5 7 2,67 8 0 8,00 4 4 2,67 5 3 4,00 35 25 26,67 255,568 - 303 303 303 1142

304 BAŞÇİZEYNEP A 5 6 3,00 3 5 1,33 8 3 7,00 8 0 8,00 2 5 0,33 8 0 8,00 34 19 27,67 255,139 1 304 304 304 1145

305 POLAT ZEYNEP 7 5 5,33 3 9 0,00 6 6 4,00 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 38 22 30,67 254,069 - 305 305 305 1148

306 AZRA  ASLAN B 7 5 5,33 1 6 -1,00 6 6 4,00 8 0 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 36 19 29,67 254,035 2 306 306 306 1150

307 ÇEÇEN BETÜL 8 4 6,67 1 7 -1,33 6 6 4,00 8 0 8,00 4 3 3,00 7 1 6,67 34 21 27,00 253,739 - 307 307 307 1152

308 İŞLEK FATMA DILA 8 3 7,00 5 2 4,33 4 5 2,33 5 3 4,00 1 2 0,33 6 2 5,33 29 17 23,33 253,621 - 308 308 308 1153

309 TANIK ELİF ECRİN 9 2 8,33 1 7 -1,33 6 6 4,00 7 0 7,00 5 2 4,33 3 4 1,67 31 21 24,00 252,936 - 309 309 309 1154

310 NURDAN ŞÜHEDA 8 4 6,67 1 8 -1,67 6 4 4,67 7 1 6,67 4 3 3,00 6 1 5,67 32 21 25,00 251,936 - 310 310 310 1162

311 EYLÜL KIZILIRMAK 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 6 4,00 6 0 6,00 4 2 3,33 6 0 6,00 32 18 26,00 251,805 - 311 311 311 1163

312 AYRAL IRMAK 8 2 7,33 3 9 0,00 6 4 4,67 7 1 6,67 3 5 1,33 6 2 5,33 33 23 25,33 251,104 - 312 312 312 1165

313 ÇAĞRIBAY ESLEM 9 2 8,33 1 10 -2,33 2 3 1,00 8 0 8,00 5 2 4,33 8 0 8,00 33 17 27,33 250,701 - 313 313 313 1167

314 HAVİN YURTTAŞ 6 6 4,00 3 6 1,00 7 5 5,33 7 1 6,67 5 3 4,00 7 1 6,67 35 22 27,67 249,621 - 314 314 314 1171

315 BÖRÜTEÇENE EYLÜÜL 9 3 8,00 2 7 -0,33 6 6 4,00 6 2 5,33 3 5 1,33 6 2 5,33 32 25 23,67 246,637 - 315 315 315 1190

316 ERVANUR SEVİNÇ 7 3 6,00 0 7 -2,33 7 3 6,00 3 4 1,67 7 0 7,00 4 3 3,00 28 20 21,33 245,568 - 316 316 316 1194

317 KORKUT MELİKE 7 5 5,33 2 10 -1,33 6 6 4,00 6 2 5,33 7 1 6,67 7 1 6,67 35 25 26,67 245,171 - 317 317 317 1200

318 ALASHAN ŞİMAL 5 7 2,67 5 7 2,67 7 5 5,33 7 1 6,67 4 4 2,67 6 2 5,33 34 26 25,33 243,752 - 318 318 318 1207
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319 ÇETİN BEREN 7 5 5,33 2 10 -1,33 7 5 5,33 7 1 6,67 4 4 2,67 6 2 5,33 33 27 24,00 243,667 - 319 319 319 1209

320 ALAKUŞTEKİN ELİF 8 4 6,67 0 9 -3,00 5 7 2,67 7 1 6,67 6 0 6,00 6 2 5,33 32 23 24,33 243,021 - 320 320 320 1212

321 KUYULDAR BEYZA 7 4 5,67 1 7 -1,33 6 5 4,33 7 1 6,67 4 1 3,67 6 2 5,33 31 20 24,33 241,123 - 321 321 321 1219

322 TÜRER İLKNUR 8 4 6,67 1 11 -2,67 5 7 2,67 6 2 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 33 27 24,00 240,789 - 322 322 322 1220

323 RANA ANACUR 7 5 5,33 2 10 -1,33 6 6 4,00 7 1 6,67 5 3 4,00 7 1 6,67 34 26 25,33 240,736 - 323 323 323 1222

324 ESMA BEĞBOGA 9 3 8,00 1 7 -1,33 3 7 0,67 8 0 8,00 4 3 3,00 8 0 8,00 33 20 26,33 240,400 - 324 324 324 1231

325 ADIGÜZEL  AZEM 7 5 5,33 3 8 0,33 6 6 4,00 6 2 5,33 6 2 5,33 6 2 5,33 34 25 25,67 239,171 - 325 325 325 1236

326 ELİFNUR BARKIN 8 4 6,67 1 3 0,00 5 7 2,67 7 1 6,67 5 2 4,33 6 2 5,33 32 19 25,67 237,456 - 326 326 326 1239

327 EE**A*   *  *S 8 3 7,00 2 4 0,67 6 4 4,67 3 3 2,00 2 3 1,00 6 2 5,33 27 19 20,67 237,453 - 327 327 327 1240

328 GEZER BEREN SU 7 5 5,33 1 11 -2,67 6 6 4,00 6 2 5,33 5 3 4,00 7 1 6,67 32 28 22,67 236,269 - 328 328 328 1249

329 TURAN AKSANUR 8 4 6,67 5 6 3,00 4 8 1,33 6 2 5,33 2 4 0,67 6 2 5,33 31 26 22,33 235,541 - 329 329 329 1258

330 HİRABAYLAS 7 5 5,33 2 10 -1,33 5 7 2,67 8 0 8,00 6 2 5,33 6 2 5,33 34 26 25,33 233,317 - 330 330 330 1269

331 ELİF RANA ÇOLBAN 8 4 6,67 2 6 0,00 5 7 2,67 7 1 6,67 3 5 1,33 7 1 6,67 32 24 24,00 231,923 - 331 331 331 1272

332 BARULAY ZEYNEP 7 5 5,33 1 8 -1,67 6 6 4,00 5 3 4,00 5 3 4,00 7 1 6,67 31 26 22,33 231,835 - 332 332 332 1273

333 BAHADIR ZİŞAN 5 5 3,33 5 7 2,67 6 6 4,00 5 3 4,00 4 4 2,67 6 1 5,67 31 26 22,33 230,021 - 333 333 333 1281

334 BALAT MELİS 7 4 5,67 1 7 -1,33 7 4 5,67 4 2 3,33 1 1 0,67 5 1 4,67 25 19 18,67 229,704 - 334 334 334 1282

335 AVAR DAMLA 6 6 4,00 1 8 -1,67 6 6 4,00 8 0 8,00 5 3 4,00 6 2 5,33 32 25 23,67 228,872 - 335 335 335 1287

336 TUANA AVCI 8 3 7,00 1 6 -1,00 5 4 3,67 6 1 5,67 1 0 1,00 4 2 3,33 25 16 19,67 228,173 - 336 336 336 1288

337 YİĞ T ADİLE EL F 6 6 4,00 5 7 2,67 5 7 2,67 4 4 2,67 6 2 5,33 6 2 5,33 32 28 22,67 227,456 - 337 337 337 1290

338 BÖRÜTEÇENE ELEN 9 3 8,00 2 10 -1,33 4 8 1,33 5 3 4,00 4 4 2,67 7 1 6,67 31 29 21,33 227,403 - 338 338 338 1292

339 TARTAR ESİLA B 6 6 4,00 2 10 -1,33 7 5 5,33 8 0 8,00 4 4 2,67 4 4 2,67 31 29 21,33 227,403 3 338 338 338 1292

340 TAŞKESEN GÜLNİHAL 7 5 5,33 1 11 -2,67 6 6 4,00 5 3 4,00 5 3 4,00 6 2 5,33 30 30 20,00 227,368 - 340 340 340 1296

341 İNAK FATMANUR 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 7 0 7,00 5 2 4,33 7 1 6,67 32 20 25,33 225,240 - 341 341 341 1304

342 GÜNERİGÖK ERVASU 7 5 5,33 2 7 -0,33 5 7 2,67 8 0 8,00 5 3 4,00 5 3 4,00 32 25 23,67 224,448 - 342 342 342 1311

343 TEKİNN*HİMEBEYAZ İ 6 6 4,00 2 10 -1,33 6 6 4,00 8 0 8,00 3 5 1,33 7 1 6,67 32 28 22,67 224,440 1 343 343 343 1312

344 TAN MİNA 6 6 4,00 2 10 -1,33 6 6 4,00 8 0 8,00 4 4 2,67 6 2 5,33 32 28 22,67 224,440 - 343 343 343 1312

345 KOÇ ZANA RONAY 5 2 4,33 1 2 0,33 4 1 3,67 6 1 5,67 4 0 4,00 5 1 4,67 25 7 22,67 221,840 - 345 345 345 1322

346 BARMN  ELA 8 4 6,67 1 6 -1,00 4 8 1,33 7 1 6,67 3 5 1,33 7 1 6,67 30 25 21,67 220,008 - 346 346 346 1331

347 FRDEN ELİF SUDE 6 3 5,00 2 5 0,33 4 7 1,67 6 2 5,33 5 3 4,00 8 0 8,00 31 20 24,33 219,997 - 347 347 347 1332

348 ZEYNEP ESLEM 6 6 4,00 3 8 0,33 4 6 2,00 8 0 8,00 4 2 3,33 7 0 7,00 32 22 24,67 217,368 - 348 348 348 1340

349 VARAN HEMİN OMAR 7 5 5,33 4 8 1,33 3 9 0,00 6 2 5,33 5 3 4,00 8 0 8,00 33 27 24,00 216,968 - 349 349 349 1345

350 ÇİFTÇİ AHSEN 4F 7 5 5,33 0 8 -2,67 5 7 2,67 7 1 6,67 2 5 0,33 7 1 6,67 28 27 19,00 216,685 2 350 350 350 1346

351 BÜRKÜK ZEYNEP 6 5 4,33 1 8 -1,67 5 6 3,00 7 1 6,67 2 4 0,67 8 0 8,00 29 24 21,00 216,288 - 351 351 351 1347

352 HİRANUR BOZABA 6 4 4,67 2 4 0,67 5 4 3,67 6 2 5,33 1 6 -1,00 6 2 5,33 26 22 18,67 215,621 - 352 352 352 1349

353 ÇELİK NİDA BEREN 8 4 6,67 1 8 -1,67 2 9 -1,00 7 1 6,67 3 4 1,67 8 0 8,00 29 26 20,33 213,755 - 353 353 353 1360

354 BÜNÜL ROZA 7 5 5,33 3 6 1,00 4 8 1,33 6 1 5,67 4 4 2,67 6 2 5,33 30 26 21,33 213,656 - 354 354 354 1361

355 BOZUKLUHAN BENAY 9 3 8,00 2 8 -0,67 3 9 0,00 6 2 5,33 4 3 3,00 5 3 4,00 29 28 19,67 212,216 - 355 355 355 1368

356 ŞAM BEYZA 6 2 5,33 2 3 1,00 3 5 1,33 6 2 5,33 3 1 2,67 5 2 4,33 25 15 20,00 209,189 - 356 356 356 1383

357 KAYA HA *A 5 7 2,67 3 9 0,00 6 6 4,00 7 1 6,67 4 4 2,67 6 2 5,33 31 29 21,33 208,189 - 357 357 357 1386

358 KOCA ELİF NİSA 7 5 5,33 2 9 -1,00 4 8 1,33 7 1 6,67 5 3 4,00 5 3 4,00 30 29 20,33 208,101 - 358 358 358 1390

Y. Dil Din Kült. TOPLAM Puan DerecesiTürkçe Matematik Fen Sosyal



Puanlar

Sıra Soyad/Ad Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Snf Krm İlçe İl Gnl

359 ELİFEBRAR OZAN 8 4 6,67 2 10 -1,33 4 8 1,33 6 2 5,33 3 4 1,67 5 3 4,00 28 31 17,67 207,773 - 359 359 359 1395

360 BAYAR ÖZLEM  L 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 7 2,67 5 3 4,00 5 2 4,33 5 2 4,33 28 26 19,33 207,451 - 360 360 360 1396

361 ELİF BUCUKA 4A 5 6 3,00 1 11 -2,67 6 6 4,00 6 2 5,33 2 6 0,00 8 0 8,00 28 31 17,67 206,653 1 361 361 361 1400

362 ALBAN ESİLA 4 8 1,33 3 6 1,00 6 6 4,00 6 2 5,33 5 3 4,00 6 1 5,67 30 26 21,33 206,259 - 362 362 362 1402

363 * *  A K Y  *L 6 6 4,00 4 8 1,33 3 9 0,00 6 2 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 32 28 22,67 205,141 - 363 363 363 1408

364 GÜNGÖR HİRA 6 6 4,00 3 9 0,00 5 7 2,67 7 1 6,67 3 5 1,33 6 2 5,33 30 30 20,00 203,723 - 364 364 364 1410

365 SAMANLIZÜ MRA 8 4 6,67 3 9 0,00 0 0 0,00 8 0 8,00 3 5 1,33 5 3 4,00 27 21 20,00 203,720 - 365 365 365 1412

366 BÜRKÜK MİRAY 5 7 2,67 2 10 -1,33 5 5 3,33 7 1 6,67 5 3 4,00 5 2 4,33 29 28 19,67 203,336 - 366 366 366 1414

367 TABAKÇI ESLEMBETÜL 5 5 3,33 1 5 -0,67 4 5 2,33 7 1 6,67 4 3 3,00 6 1 5,67 27 20 20,33 201,451 - 367 367 367 1421

368 SAÇIK ESİLA 6 3 5,00 2 6 0,00 4 8 1,33 7 1 6,67 2 6 0,00 7 1 6,67 28 25 19,67 200,736 - 368 368 368 1424

369 GÜNDÜ AHSEN 7 5 5,33 2 10 -1,33 3 9 0,00 8 0 8,00 4 4 2,67 6 2 5,33 30 30 20,00 200,717 - 369 369 369 1425

370 BAZANCİR  *NAN 5 5 3,33 1 6 -1,00 4 4 2,67 6 2 5,33 4 2 3,33 6 2 5,33 26 21 19,00 199,971 - 370 370 370 1431

371 ASLAN TUĞÇE 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 9 0,00 8 0 8,00 4 3 3,00 4 4 2,67 28 27 19,00 198,901 - 371 371 371 1433

372 İKRA ÜZER 4 7 1,67 1 9 -2,00 6 6 4,00 6 1 5,67 4 4 2,67 6 1 5,67 27 28 17,67 197,104 - 372 372 372 1440

373 BAYAR HACER BETÜL 7 3 6,00 3 7 0,67 4 8 1,33 4 3 3,00 2 5 0,33 5 2 4,33 25 28 15,67 196,640 - 373 373 373 1441

374 ÖZTÜRK AZRA 6 6 4,00 4 8 1,33 4 8 1,33 6 2 5,33 4 4 2,67 4 4 2,67 28 32 17,33 194,760 - 374 374 374 1448

375 DENGEŞİK ZEYNEP 4 7 1,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 7 1 6,67 6 1 5,67 6 1 5,67 28 23 20,33 183,771 - 375 375 375 1472

376 ADIGÜZEL ASYA 7 5 5,33 2 10 -1,33 2 10 -1,33 4 4 2,67 3 5 1,33 7 1 6,67 25 35 13,33 182,952 - 376 376 376 1474

377 BÜKEY BELİNAY 4G 7 5 5,33 3 6 1,00 3 9 0,00 2 6 0,00 4 4 2,67 6 2 5,33 25 32 14,33 182,936 1 377 377 377 1476

378 GÖÇMEN ELİF 7 5 5,33 2 9 -1,00 3 9 0,00 5 3 4,00 6 2 5,33 3 5 1,33 26 33 15,00 182,917 - 378 378 378 1479

379 DÖNEL HİRAN * 7 3 6,00 2 2 1,33 2 5 0,33 3 3 2,00 1 4 -0,33 3 2 2,33 18 19 11,67 182,520 - 379 379 379 1480

380 ASLAN TUANA 5 7 2,67 4 8 1,33 3 9 0,00 7 0 7,00 5 3 4,00 4 4 2,67 28 31 17,67 181,120 - 380 380 380 1482

381 KIZILBOĞA HİRANUR 4 8 1,33 3 9 0,00 5 7 2,67 6 2 5,33 5 3 4,00 5 3 4,00 28 32 17,33 179,987 - 381 381 381 1489

382 KIZILIRMAK KÜBRA 4 7 1,67 1 10 -2,33 4 8 1,33 6 1 5,67 4 2 3,33 6 2 5,33 25 30 15,00 174,437 - 382 382 382 1504

383 CAMUKA AZRA B 7 5 5,33 0 12 -4,00 2 10 -1,33 4 4 2,67 4 4 2,67 4 4 2,67 21 39 8,00 174,085 4 383 383 383 1505

384 BÜKEY FATMA ZEHRA 6 6 4,00 1 8 -1,67 4 8 1,33 4 4 2,67 2 6 0,00 6 2 5,33 23 34 11,67 174,040 - 384 384 384 1507

385 ESİLA MİRA BAĞIŞ 4 8 1,33 4 8 1,33 3 9 0,00 6 2 5,33 5 3 4,00 5 3 4,00 27 33 16,00 168,072 - 385 385 385 1526

386 İKRA AVZA ÇAĞLA 1 10 -2,33 6 4 4,67 4 5 2,33 2 3 1,00 1 3 0,00 1 5 -0,67 15 30 5,00 165,563 - 386 386 386 1533

387 BENZER HAVİN 5 7 2,67 3 8 0,33 4 8 1,33 4 4 2,67 4 4 2,67 4 4 2,67 24 35 12,33 165,189 - 387 387 387 1534

388 KESKİN ESLEM 4 7 1,67 1 11 -2,67 4 8 1,33 6 2 5,33 3 5 1,33 5 3 4,00 23 36 11,00 162,203 - 388 388 388 1541

389 KAYIRTAR MİRAY A 3 6 1,00 1 4 -0,33 2 4 0,67 6 0 6,00 3 3 2,00 5 0 5,00 20 17 14,33 158,171 2 389 389 389 1550

390 TAŞ İSRA 5 6 3,00 3 9 0,00 1 11 -2,67 6 2 5,33 3 5 1,33 3 5 1,33 21 38 8,33 153,304 - 390 390 390 1563

391 BÖRÜTEÇENE ELİF 6 6 4,00 1 9 -2,00 2 10 -1,33 3 5 1,33 3 5 1,33 3 5 1,33 18 40 4,67 148,856 - 391 391 391 1569

392 GÜZEL İLKNUR 2 10 -1,33 0 12 -4,00 4 8 1,33 4 4 2,67 5 3 4,00 3 5 1,33 18 42 4,00 138,488 - 392 392 392 1584

393 AKDEMİRRMERYEM 2 10 -1,33 5 7 2,67 3 9 0,00 4 4 2,67 1 7 -1,33 3 5 1,33 18 42 4,00 137,069 - 393 393 393 1588

394 KAYLIALP * L* 5 7 2,67 3 8 0,33 1 8 -1,67 4 4 2,67 2 5 0,33 2 6 0,00 17 38 4,33 136,669 - 394 394 394 1589

395 KANAZ HELİN 3 9 0,00 2 10 -1,33 3 8 0,33 4 3 3,00 1 7 -1,33 2 6 0,00 15 43 0,67 112,933 - 395 395 395 1607

396 TAŞKIN ESLEM 1 11 -2,67 3 9 0,00 3 9 0,00 4 4 2,67 2 6 0,00 2 6 0,00 15 45 0,00 108,901 - 396 396 396 1609

397 KÜÇÜKKAYA SEMANUR E 1 11 -2,67 0 9 -3,00 3 9 0,00 0 8 -2,67 2 5 0,33 2 6 0,00 8 48 -8,00 101,101 1 397 397 397 1613

Y. Dil Din Kült. TOPLAM Puan DerecesiTürkçe Matematik Fen Sosyal
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Katılım 397 397 1672


